Heckl, Alexandra

m
Von: Annette Achtelik <annette@achtelik.net>
Gesendet: Montag, 10. Juli 2017 08:31
An: Heckl, Alexandra
Betreff: AW: Ihr Zuschussantrag fiir das Haushaltsjahr 2018

Sehr geehrte Frau Heckl,

leider haben wir fiir dieses Jahr noch einen groBeren finanziellen Aufwand, mit dem wir nicht gerechnet haben:
Unser alter Traktor muss ausgetauscht werden. Daher kann ich unsere finanziellen Mittel im Moment fiir das Jahr
2018 nicht abschéatzen.

Viele GriiRe

Annette Achtelik

—Von: Heckl, Alexandra [mailto:aiexandra.heckl@qautinq.de]
—Gesendet: Montag, 10. Juli 2017 07:14

An: 'Annette Achtelik'

Betreff: AW: Ihr Zuschussantrag fiir das Haushaltsjahr 2018

Sehr geehrte Frau Achtelik,
mit Eigenleistungen war nicht nur die Arbeitskraft gemeint sondern auch finanzielle Mittel.

Mit freundlichen Gruen

Alexandra Heckl
Kinder, Jugend, Schulen und Soziales

Gemeinde Gauting

Bahnhofstrasse 7 | D - 82131 Gauting

fon +49 (89) 89337-171 | fax +49 (89) 89337-771
__alexandra.heckl@gauting.de | www.gauting.de

— Bitte beachten Sie: als email - Anhénge empfehlen wir Plain Text | ASCII / ANSI - Microsoft Word(TM) name.RTF | Adobe Acrobat
(TM) name.PDF (PDF/A 1) | alle géngigen Grafikformate (JPG/.BMP/\WMF, etc.). Anhénge in anderen Formaten werden aus
Sicherheitsgriinden als kritisch eingestuft und kénnen ggf. abgelehnt werden !

Von: Annette Achtelik fmailto:annette@achtelik.net]
Gesendet: Sonntag, 9. Juli 2017 10:39

An: Heckl, Alexandra

Betreff: WG: Ihr Zuschussantrag fiir das Haushaltsjahr 2018

Sehr geehrte Frau Heckl,

ich habe bereits Frau Eislinger diesbeziiglich geantwortet (siehe Mail unten). Das Dach wurde Anfang der 80 iger
Jahre gebaut.

Flr weitere Rickfragen stehe ich gerne zur Verfiigung.

Viele GriiRe

Annette Achtelik




Von: Annette Achtelik [mailto:annette@achtelik.net]
Gesendet: Mittwoch, 28. Juni 2017 09:32

An: 'Eislinger, Manuela'

Betreff: AW: Ihr Zuschussantrag fiir das Haushaltsjahr 2018

Sehr geehrte Frau Eislinger,

nachdem es sich um Dacharbeiten handelt, diirfen wir bei der Erneuerung aus Sicherheitsgriinden keine
Vereinsmitglieder auf unserem Hallendach arbeiten lassen. Wir kénnen in diesem Falle nur Hilfsarbeiten
libernehmen, z.B. die abgenommen Platten abtransportieren. Inwieweit sich damit die Kosten reduzieren, kdnnen
wir konkret nicht abschitzen. Wir gehen aber von ca. 1.000 - 2.000 Euro aus.

Mit freundlichen GriiRen

Annette Achtelik

Von: Eislinger, Manuela [mailto:Manuela.Eislinqer@qautinq.de]
Gesendet: Dienstag, 27. Juni 2017 15:57
An: 'a.achtelik@rufv-gauting.de'

_ Betreff: Ihr Zuschussantrag fiir das Haushaltsjahr 2018

Sehr geehrte Damen und Herren,
Ihren Zuschussantrag fiir das Jahr 2018 haben wir erhalten.

Wirden Sie uns bitte noch mitteilen, in welcher Héhe Sie zu den Investitionen Eigenleistungen
erbringen kénnen?
Fir baldmégliche Nachricht, spatestens zum 05.07.2017 waren wir lhnen dankbar.

Mit freundlichen GriiRen

Manuela Eislinger
Kinder, Jugend, Schulen und Soziales

Gemeinde Gauting
Bahnhofstrasse 7 | D - 82131 Gauting

—fon +49 (89) 89337-158 | fax +49 (89) 89337-758
danuela.Eislinger@gauting.de | www.gauting.de

Bitte beachten Sie: als email - Anhange empfehlen wir Plain Text | ASCII / ANSI - Microsoft Word(TM) name.RTF | Adobe Acrobat
(TM) name.PDF (PDF/A !) | alle gangigen Grafikformate (-JPG/.BMP/WMF, etc.). Anhénge in anderen Formaten werden aus
Sicherheitsgriinden als kritisch eingestuft und kénnen ggf. abgelehnt werden !




Heckl, Alexandra
\

Von: Heckl, Alexandra

Gesendet: Freitag, 7. Juli 2017 10:19
An: ‘a.achtelik@rufv-gauting.de'
Betreff: Zuschussantrag 2018

Sehr geehrte Frau Achtelik,

herzlichen Dank fir lhren Zuschussantrag furr das Jahr 2018, den Sie uns bereits tbersandt
haben.

Bitte teilen Sie uns noch mit, wie hoch die Eigenleistung des RUFV an den geplanten Ausgaben
von 13.500,- € sein wird und wann letztmalig am Dach InstandsetzungsmaRnahmen durchgefiihrt
wurden (wenn noch keine Instandsetzung erfolgte bitten wir um Mitteilung seit wann das Dach
besteht).

Wir bitten um Rtickmeldung bis spatestens 13.07.2017.

Mit freundlichen GriiRen

Alexandra Heckl
Kinder, Jugend, Schulen und Soziales

Gemeinde Gauting

Bahnhofstrasse 7 | D - 82131 Gauting

fon +49 (89) 89337-171 | fax +49 (89) 89337-771
alexandra.heckl@gauting.de | www.gauting.de

Bitte beachten Sie: als email - Anhange empfehlen wir Plain Text [ ASCII / ANSI - Microsoft Word(TM) name.RTF | Adobe Acrobat
(TM) name.PDF (PDF/A ) | alle gangigen Grafikformate (.JPG/.BMP/.WMF, etc.). Anhénge in anderen Formaten werden aus
Sicherheitsgriinden als kritisch eingestuft und kénnen gof. abgelehnt werden !
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Gemeinniitziger Verein - Mitglied im BLSV und Verband der Reit- und Fahrvereine Oberbayern e.v

Konigswiesen 3~ 82131 Gauting - Telefon (089) 850 61 06

Gemeinde Gauting

Frau Burgermeisterin Dr. Brigitte Kdssinger
Mitglieder des Gemeinderats

Herrn Cataldo

Bahnhofstr, 7

82131 Gauting 12. Juni 2017
Antrag auf Férdermittel

Sehr geehrte Frau. Dr. Késsinger,
sehr geehrte Damen und Herren des Gemeinderats,

dank lhrer Unterstitzung ist es uns gelungen, die in die Jahre gekommene Reitanlage Zug um
Zug zu renovieren.

Fur das Jahr 2018 steht nun wieder ein wichtiges Projekt an: Bei dem alten Hallendach mussen
viele Platten ausgetauscht werden.

Wie bereits in den vergangenen Jahren werden soweit wie maglich alle anfallenden Arbeiten von
Vereinsmitgliedern tbernommen. Beim Hallendach brauchen wir jedoch die Unterstitzung einer
Fachfirma.

Demontage und Abtransportieren der beschadigten Dachplatten,

Lieferung von Ersatzplatten

Baustelleneinrichtung

Ca. Gesamtpreis + Mehrwertsteuer je nach Aufwand € 13.500,00

Der Reit- und Fahrverein Gauting wiirde sich sehr freuen, wenn er auch in diesem Jahr wieder
mit einer Unterstltzung rechnen darf.

Fur Ruckfragen stehen wir Ihnen gerne jederzeit zur Verfluigung.

Mit freundlichen GriRen

Annette Achtelik, Vorsitzende des Reit - und Fahrverein Gauting

Bankverbindung: Kreissparkasse Miinchen Starnberg - Kto.-Nr 620 004 945 - BLZ 702 501 50




Eislinger, Manuela

Von:
Gesendet:
An:

Cc:
Betreff:
Anlagen:

Sehr geehrter Herr Cataldo,

Mit freundlichen GriiRen

Annette Achtelik

Annette Achtelik <annette@achtelik.net>

Montag, 12. Juni 2017 15:30

Cataldo, Francesco

Eislinger, Manuela

Antrag auf Férdermittel

Gemeinde Gauting Antrag Férdermittel fiir das Jahr 2018.pdf

~Vorsitzende des Reit- und Fahrverein Gauting



