Grusdas, Dirk

Von: Konrad Bischel <k.bischel@t-online.de>
Gesendet: Montag, 15. Juni 2020 11:26

An: Grusdas, Dirk

Betreff: Gauting-Unterbrunn HLF 20

Sehr geehrter Herr Grusdas,

ich wiirde derzeit von folgenden Kosten ausgehen:

Fahrgestell 100-105.000,00 €
Aufbau 260-280.000,00 €
Beladung aus Auftrag Gauting 105-110.000,00 €
Beladung zusétzlich 35- 40.000,00 €
Gesamt 500-535.000,00 €

Falls nur exakt Normbeladung 460-495.000,00 €

Es wird aber vermutlich trotzdem noch einiges an Beladung aus dem vorhandenen Fahrzeug (ibernommen werden
kénnen.

Genauere Aussagen zum Aufbau kann ich ab Ende dieser Woche machen, da ich morgen eine Angebotséffnung in
ahnlicher Konstellation habe.

Mit freundlichen GriiRen

Konrad Bischel

Von: Grusdas, Dirk <Dirk.Grusdas@gauting.de>
Gesendet: Montag, 15. Juni 2020 08:45

An: 'Konrad Bischel' <k.bischel@t-online.de>
Betreff: AW: Angebot HLF 20 Unterbrunn

Guten Morgen Herr Bischel,

zur Vorbereitung der Beschaffung steht wieder eine GR-Sitzung an . Im Nachgang auf den HFA
gab es diverse Nachfragen und Hinweise.

Z.B. dass die ,Stockdorfer” Beladung in kostentrachtigen Punkten bereits vorhanden war und
somit die Beschaffungskosten reduzierten.

Haben Sie evt Erfahrungswerte was eine komplette Normbeladung HLF 20 an Kosten verursacht?

Mit freundlichen GrifRen

Dirk Grusdas
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Von: Konrad Bischel [mailto:k.bischel@t-online.de]
Gesendet: Montag, 18. Mai 2020 16:18

An: Grusdas, Dirk

Betreff: Angebot HLF 20 Unterbrunn

Sehr geehrter Herr Grusdas,

im Anhang erhalten Sie mein Angebot zu lhrer vorstehenden Anfrage, sowie eine Referenzliste.

Derzeit ist ein zeitnaher Arbeitsbeginn moglich.

Ich wiirde mich freuen, lhren geschatzten Auftrag zu erhalten und fir Ihre Gemeinde tatig werden zu dirfen.

Mit freundlichen GriRen

«BISCHEL

PLANUNGSBURO
far BAU und
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